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PRODUZIONE REM MOTORI

Da: Zanier, Romano - Xylem <Romano.Zanier@Xyleminc.com>

Inviato: martedì 22 gennaio 2019 14:15

A: PRODUZIONE REM MOTORI

Oggetto: Re: R: R: RDO

Ciao 

 

Ti stanno chiedendo lo stesso che avevi fornito 4620.410.1870041. 

Per te lo stesso prezzo indicato in fattura.  

Saluti   

 

Romano Zanier  

Cell. 3357273748 

 

Il giorno 22 gen 2019, alle ore 14:02, PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it> ha scritto: 

Eccola  

Ciao 

Maurizio Mizzoni 

  

Da: Zanier, Romano - Xylem [mailto:Romano.Zanier@Xyleminc.com]  

Inviato: martedì 22 gennaio 2019 13:55 

A: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it> 

Oggetto: Re: R: RDO 

  

Mandami la fattura che ti dico se c'è la matricola. Purtroppo sono fuori ufficio e non posso farlo io.  

 saluti   

  

Romano Zanier  

Cell. 3357273748 

 

Il giorno 22 gen 2019, alle ore 13:52, PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it> ha scritto: 
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QUELLO ERA Elettromiscelatore Flygt SR 4620.410 - 042113SJ 
Diametro elica: 210,0 mm. 
Pot. Nom. 1,5 kW - 400 Volt - 50 Hz -3 fasi 
10 m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5 
Pensi sia uguale? 
Saluti 
Maurizio Mizzoni 

  

Da: Zanier, Romano - Xylem [mailto:Romano.Zanier@Xyleminc.com]  

Inviato: martedì 22 gennaio 2019 13:31 

A: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it> 

Oggetto: Re: RDO 

  

Ciao Maurizio   

  

Ma non è lo stesso mixer che avete comprato a fine anno scorso?  

Controlla sulla fattura vecchia se corrisponde il modello 4629 e soprattutto la matricola 18..... Se corrisponde a quella della taghetta è lo 

stesso e in tal caso hai lo stesso prezzo (se era fatturato da settembre a dicembre 2018), altrimenti fammi sapere che controllo e ti faccio il 

prezzo. Grazie 

Cordiali saluti   

  

Romano Zanier  

Cell. 3357273748 

 

Il giorno 22 gen 2019, alle ore 11:27, PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it> ha scritto: 

Buongiorno 

Avrei bisogno di prezzo e disponibilità per l’agitatore di cui allego foto targa. 

In attesa di un Vs. riscontro porgo cordiali saluti  

         Maurizio Mizzoni  

    Ufficio Produzione R.E.M. srl  

           VIA FERRUCCIA 16/A    

            03010 PATRICA (FR)      

            P.IVA 02240470605  

TEL 0775/830116 FAX 0775/839345  

email: produzione@rem-motori.it 

sito web www.rem-motori.it 
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CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail, including any attachments and/or linked documents, is intended for the sole use of 

the intended addressee and may contain information that is privileged, confidential, proprietary, or otherwise protected by law. 

Any unauthorized review, dissemination, distribution, or copying is prohibited. If you have received this communication in error, 

please contact the original sender immediately by reply email and destroy all copies of the original message and any attachments. 

Please note that any views or opinions presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent 

those of Xylem Inc.  
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