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CARLO SPAZI|ANI

Da: Alessandro Giacobbe Traser Italia srl [alessandro.giacobbe @traseritalia.it]
Inviato: martedi 7 aprile 2015 18:37

A: CARLO SPAZIANI

Cc: Vendite - Traser Italia Srl

Oggetto: Re: Richiesta offerta
Priorita: Alta
Buonasera

eccole I'offerta rivista.

Possiamo offrire un costo forfettario di € 3.800 laefornitura di 840 Statori tagliati al laser.rP@formazione del
pacco potremmo ipotizzare la saldatura di 5 paseparati da 84 mm ciascuno tra i quali inserirgeide di
montaggio, i separatori per il raffreddamento.

Sentiamoci se la proposta le puo andare bene.

Domani saro fuori ufficio, probabilmente per tuitgiorno.

Sentiamoci al cellulare se lo desidera.

Buona serata

Alessandro Giacobbe
Traser Italia srl

tel +39 0143 686567
www.traseritalia.it

x

Il giorno 03/apr/2015, alle ore 17:06, CARLO SPARIA<carlo.spaziani@rermotori.it> ha scritto:

Buonasera Sig.Giacobbe
Non ho piu avuto la sua offerta, mi sa dire qualcosa con urgenza

Intanto auguri di Buona Pasqua

Distinti Saluti

REM S.r.l.
Carlo Spaziani
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Email: amministrazione@rermotori.it
R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscalee P.

IVA 02240470605

DISCLAIMER:

Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di
comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o
usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di messaggi di
posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail is strictly
forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not accept liability for
any errors or omissions in the contents of this message. Thank you

Da: Alessandro Giacobbe Traser Italia srl [mailto:alessandro.giacobbe@traseritalia.it]
Inviato: lunedi 2 marzo 2015 15:53

A: CARLO SPAZIANI

Oggetto: Re: Richiesta offerta

Priorita: Alta

Buongiorno sig.Spaziani,

L’ho cercata diverse volte al telefono, ma senzx successo.
Volevo parlarle del preventivo e della possibitiixivedere alcune voci di costo.
Se la richiesta fosse ancora attuale la invitordattarmi.

La ringrazio e la saluto cordialmente

Alessandro Giacobbe
Traser Italia srl

tel +39 0143 686567
www.traseritalia.it
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Il giorno 13/feb/2015, alle ore 10:02, AlessandiadBbbe Traser Italia srl
<alessandro.giacobbe@traseritalfahia scritto:

Buongiorno sig.Spaziani,

sto cercando di intervenire sui costi in modo tale da poter rendere conveniente la riparazione.

Mi deve aiutare perd con qualche informazione aggiuntiva.

Dovendo realizzare lo statore assemblato, vorremmo capire come sono i canali di ventilazione che sono interposti tra i pacchi di lamiera.

Se ho ben capito su un’altezza totale di mm 473, dovremo togliere 40 mm (4 x 10 mm) dei canali e circa 16 mm (2 x 8 mm ) delle testate in Fe.
Pertanto il comparto magnetico dovrebbe essere di circa 420 mm, divisi in 5 pacchi da 84 mm.

Dovrebbe essere cosi cortese da inviarmi qualche foto dove si vedano bene i canali di ventilazione in quanto ci occorre capire come fissare tra
di loro i pacchi.

In attesa di sue comunicazioni, porgo i miei piu cordiali saluti

Alessandro Giacobbe
Traser Italia srl

tel +39 0143 686567
www.traseritalia.it
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Il giorno 06/feb/2015, alle ore 14:22, CARLO SPAZIANI <carlo.spaziani@rem-motori.it> ha scritto:

Buon pomeriggio Sig. Giacobbe Alessandro

Facendo seguito alla conversazione telefonica avuta stamane con Lei, Le invio una
bozza delle misure del pacco lamellare da ricostruire e di cui vorremmo, se possibile
con urgenza, una quotazione.

Grazie e Buon Lavoro

REM S.r.l.
Carlo Spaziani
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Via Ferruccia, 16/a—
03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 — Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rermotori.it -
Email: alfredo.evangelisti@resmotori.it

Email: amministrazione @rermotori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese
Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470 605

DISCLAIMER:

Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario
corretto, Vi preghiamo di comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E'
strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le
informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di messaggi di posta elettronica
sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure,
maodification or use (in any way) of the material in this e-mail is strictly forbidden. Email transmission cannot
be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not accept liability for any
errors or omissions in the contents of this message. Thank you
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