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PRODUZIONE

Da: Francesco.Canestrale @synflex.it
Inviato: mercoledi 14 settembre 2016 9.51
A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: RE: richiesta di offerta

Buongiorno

piattina 6x4 su din 500

prezzo finito (trasformazione, imballo, trasporto, base rame) 6,623 Euro/kg valido fino alle ore 15 di oggi
consegna prevista fine settembre

pagamento riba 60 gg df fm

Cordiali saluti / Yours sincerely

Francesco Canestrale

Customer Service Specialist

SYNFLEX Italia Srl

Via del Corno 8 Phone: +39 051 61 21 517
40069 Zola Predosa (BO) +39 051 61 21 541
Italy Fax: +39 051 61 21 529
www.synflex.com e-mail: Francesco.Canestrale@synflex.it
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From: PRODUZIONE [mailto: produzione@rem-motori.it]
Sent: Wednesday, September 14, 2016 8:22 AM

To: Canestrale, Francesco - SYNFLEX

Subject: R: richiesta di offerta

Importance: High

Buongiorno,
ti ringrazio, riesci a darmi una quotazione della 6x4 che quella che si avvicina di piu alla mia misura.
grazie

Da: Francesco.Canestrale@synflex.it [mailto:Francesco.Canestrale@synflex.it]
Inviato: mercoledi 14 settembre 2016 8.18

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: RE: richiesta di offerta

Buongiorno

5x5 non fornibile
alternative ad esempio
5x4

6x4

o altro

Cordiali saluti / Yours sincerely
Francesco Canestrale
Customer Service Specialist

SYNFLEX ltalia Srl

Via del Corno 8 Phone: +39 051 61 21 517
40069 Zola Predosa (BO) +39 051 61 21 541
Italy Fax: +39 051 61 21 529
www.synflex.com e-mail: Francesco.Canestrale @synflex.it

14/09/2016
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From: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]
Sent: Tuesday, September 13, 2016 5:31 PM

To: Canestrale, Francesco - SYNFLEX

Subject: richiesta di offerta

Importance: High

Buonasera,
Vi chiediamo se possibile I'offerta per circa 180-200Kg

e Bobina rame smaltata misura mm.5x5
Oppure
e Bobina rame smalto+1vetro mm.5x5

Grazie

Cordiali saluti
Ufficio Produzione

R.E.M. srl
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345

email: produzione@rem-motori.it

14/09/2016



