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PRODUZIONE

Da: Robottisrl [robottisri@gmail.com]
Inviato: martedi 5 luglio 2016 12.46

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: fresette

Roberto ciao,
ti giro risposta del collega. La quotazione di 20,00 euro cad sarebbe netta a voi con fatturazione Robotti
srl. Vedi tu se e’ competitiva, non ne ho idea...Grazie ciao

Ciao Roberto,
ti ringrazio per la tua richiesta.Ti do le quotazioni e la disponibilita attuale delle fresette diamantate:

il prezzo per Te e Euro/cad. 20,00 netto+iva
Attualmente di pronto ho:

5 pz. FR19003 spessore 0,3 mm.
4 pz. FR19004 spessore 0,4 mm.
4 pz. FR19005 spessore 0,5 mm.

Per avere quelle di spessore 0,6 e 0,7 mm. di solito non ho richiesta e non le tengo in casa ma potrei
ordinartele e la consegna € mediamente di 3 settimane.

Cordialmente

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: lunedi 4 luglio 2016 15:39

A: raoul.cassarino@gmail.com

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA

Prioritd: Alta

Buonasera,

Vi chiediamo con la presente, la richiesta di offerta per le fresette diamantate diam.est.19mm — foro int.3
spessore 4-5-6-7

Grazie

Cordiali saluti
Ufficio Produzione

R.E.M. srl
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345

email: produzione@rem-motori.it
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Roberto Robotti

Direzione Vendite

ROBOTTI Srl

Via dell'’Aquila Reale 34 - 00169 ROMA RM
C.F.eP.IVA : 13059231004 Rea n. 1420835
Tel. 06266602-06261281 Fax. 1782277310

e-mail: robottisri@gmail.com
web : www.paginegialle/robottisas
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