

Da: alfredo evangelisti [mailto:alfredo.evangelisti@rem-motori.it] 
Inviato: venerdì 7 agosto 2015 9.53
A: amministrazione@rem-motori.it
Oggetto: I: Offerta per ricambio
Da: RTA-CS [mailto:dmurdaca@rta.it] 
Inviato: giovedì 6 agosto 2015 17:43
A: alfredo.evangelisti@rem-motori.it
Oggetto: Offerta per ricambio

Buonasera Alfredo, 
con riferimento al colloquio telefonico di pochi minuti fa,  comunico la quotazione a te per il ricambio e il nominativo.
- GAC03   uno   €  217, 90 cad + iva
Disponibilità: una o due settimane lavorative
                        Potrò essere più preciso dopo il 31 Agosto
Pagamento: RIBA a 30 gg fm
Allego: la documentazione tecnica dell'azionamento GAC

AM Infissi
339.2752784
Sig.AlessandroMarchetti
info@aminfissi.it

Saluti

-- 
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Ing. Domenico Murdaca
Sales Engineer 
Responsabile Filiale Centro-Sud 
	Phone:
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