Da: Gianni Visca [mailto:gvisca@msn.com] 
Inviato: venerdì 30 ottobre 2015 15:31
A: CARLO SPAZIANI
Cc: alfredo.evangelisti@rem-motori.it; Mario Rita
Oggetto: FW: Inverter 90KW
Sorry , manca il catalogo .

Ciao

Da: gianni visca <gianni.visca@agenziapaolini.it>
Data: venerdì 30 ottobre 2015 15:18
A: CARLO SPAZIANI <carlo.spaziani@rem-motori.it>
Cc: "alfredo.evangelisti@rem-motori.it" <alfredo.evangelisti@rem-motori.it>, Mario Rita <Mario.Rita@Emerson.com>
Oggetto: Inverter 90KW

Ciao Carlo ,

Ti allego quotazione netta per l’invertir da 90 KW Normal Duty per pompe/ventilatori :

	M200-08401570 
	3.200,00 


Il materiale può essere approntato alla spedizione in 3gg. Lav. Ed affidato a DHL , ti allego Brochure .

Ciao

Gianni

