PRODUZIONE

Da: Alfredo Evangelisti [alfredo.evangelisti@rem-motori.it]
Inviato: martedi 18 marzo 2014 10.21

A: 'PRODUZIONE'; amministrazione@rem-motori.it

Oggetto: I: Programming tool

Emettiamo ordine.
E’ urgente.
Grazie

Da: Gianni Visca [mailto:gvisca@msn.com]
Inviato: giovedi 13 marzo 2014 22:10

A: 'Alfredo Evangelisti '

Oggetto: Programming tool

Ciao ti allego costo del tool di programmazione :

[ 1034252 | PGT-03-5 | 540,00

Ciao
Gianni
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