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PRODUZIONE

Da: Gigi Rossetti [glrossetti@oemerspa.com]
Inviato: martedi 6 dicembre 2011 11.08

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: Re: richiesta di offerta

Buongiorno,

ecco i prezzi per i particolari richiesti:

ns. cod. 090000400178 GRUPPO SERVOV.ASSIALE PREMENTE T.132HQL........ 250,00netto cad.
ns. cod. 100000589 GRIGLIA D.230-4R T.132QL ASS.PREM......cccccooeveiviiiinnnn. 12,00 netto cad.

Grazie per la richiesta

Cordiali saluti

Gian Luigi Rossetti

OEMER MOTORI ELETTRICI SPA
Via Legnano, 41

20027 RESCALDINA (MI) ITALY
tel. + 39 0331 576063

fax. + 39 0331 464500

e-mail: glrossetti@oemerspa.com

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]
Inviato: lunedi 5 dicembre 2011 09:05

A: 'Franco Landonio'

Oggetto: richiesta di offerta

Priorita: Alta

Salve con la presente per richiedere l'offerta per:

N. 2 ELETTROVENTILATORE PER MOTORE CONTROL TECHNI(®S HMFU132M
CdHMFU132M154DX N.07 E 130 Nm121 KW.19 G.1500 HZ5V.400

+

N. 2 GRIGLIA PER MOTORE CONTROL TECHNIQUES HMFU132M
CdHMFU132M154DX N.07 E 130 Nm121

Distinti saluti
Roberto I

R.EM. sl
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione@rem-motori.it

x
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DISCLAIMER:

Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di
comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare,
modificare o usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la
trasmissione di messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-
mail is strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does
not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you
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