
1

UFFICIOACQUISTI@REM-MOTORI.IT

Da: Trotta, Mafalda [MOEN/CT/MIL] <mafalda.trotta@mail.nidec.com>
Inviato: mercoledì 28 agosto 2024 16:38
A: UFFICIOACQUISTI@REM-MOTORI.IT
Cc: Del Vecchio, Gregorio [MOEN/CT/MIL]; Lodi, Michele [MOEN/CT/MIL]
Oggetto: REM:  RICHIESTA MATERIALE cod. 1220-0060009

Buonasera, 
 
di seguito invio quanto richiesto: 
 
NR 1      COD. 1220-0060009                   prezzo netto € 229,05 
 
Consegna: pronta s.v. 
 
Condizioni Commerciali:  
 
1. Resa: CPT – Vs. Sede, Italia, Incoterms®2010  
Con addebito in fattura del 1,5% del totale dell’Ordine.  
Per importi inferiori ai 1.000,00 € costo fisso di 15,00 €  
2. Imballo: adatto per trasporto via camion  
3. Pagamento : solito in uso 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Mafalda Trotta  
Inside Sales 
Nidec Drives | Control Techniques 
+ 39 02 57575217| M + 39 335 7244766 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

Da: UFFICIOACQUISTI@REM-MOTORI.IT <UFFICIOACQUISTI@REM-MOTORI.IT>  
Inviato: mercoledì 28 agosto 2024 16:26 
A: Trotta, Mafalda [MOEN/CT/MIL] <mafalda.trotta@mail.nidec.com> 
Oggetto: RICHIESTA MATERIALE 
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Buongiorno, 
con la presente si richiede quotazione per i seguenƟ arƟcoli: 
 
Buongiorno, 
con la presente si richiede quotazione per il seguente materiale: 
 

- 1220-0060009 resistenza di frenatura DBR3 6000W 
 
In aƩesa di quotazione e specifica tempi di consegna, inviamo cordiali saluƟ. 
 
Ufficio AcquisƟ 

 
 
 
 
 
 
 
 


