PRODUZIONE REM MOTORI

Da: Da Riz, Stefano [ACIM/CT/MIL] <Stefano.DaRiz@mail.nidec.com>
Inviato: venerdi 21 febbraio 2020 17:21

A: PRODUZIONE REM MOTORI

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA 1553

Buonasera,

come da Vs cortese richiesta, di seguito I'azionamento richiesto:

Pos. Q.ta Breve descrizione Codice Prezzo di Prezzo di
vendita vendita

unitario totale

1 1 Unidrive M701 110/132KW M701- € 4.42960| € 4.429,60
224/266A 380/480V |STO 09402240A10100AB
|CODESYS |RS-485

2 1 Kl-Keypad 82400000016000 | € 30,40 | € 30,40

Totale proposta commerciale| € 4.460,01

In attesa di un gradito riscontro, cordiali saluti.

Stefano Da Riz | Area Manager | Drives
Control Techniques

Si prega voler prendere nota del NUOVO indirizzo sotto indicato
Please note the NEW address below

Via Idiomi 3/6 | 20090 | Assago| MI | ltaly
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Nidec Industrial Automation Italy S.p.A. - Cap. Soc. € 1.040.000 i.v. —iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 08919390156
R.E.A. n.1255044 Codice Fiscale e Partita IVA IT 08919390156 -- email PEC: nidecindustrialautomation@pec.it
Societa Unipersonale — Direzione e Coordinamento di Nidec Leroy-Somer Holding S.A. France

Il presente messaggio e i relativi allegati sono rivolti esclusivamente al destinatario indicato. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, siete pregati di avvisare immediatamente il mittente e quindi di eliminarlo dal vostro sistema. Poiché il messaggio e/o i
suoi allegati potrebbero essere stati alterati a nostra insaputa, I'azienda non puo essere ritenuta responsabile del loro contenuto. Il
presente messaggio non ha natura personale, ma rientra nell'attivita commerciale della societa, lo stesso quindi, insieme alle
eventuali risposte, potra essere letto e conosciuto all'interno dell'organizzazione di appartenenza del mittente in base alla policy
privacy in vigore.

This message and any attachments are intended for the sole use of its addressee. If you are not the addressee, please immediately
notify the sender and then destroy the message. As this message and/or any attachments may have been altered without our
knowledge, its content is not legally binding on our Company. This message does not have a personal nature, but is sent within the
business activity of the company and, together with any reply, could be read and known to the recipient's organization in respect to
the applicable privacy policy.



Da: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it>
Inviato: venerdi 21 febbraio 2020 11:58

A: Da Riz, Stefano [ACIM/CT/MIL] <Stefano.DaRiz@mail.nidec.com>
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA 1553

***External Email***

Salve,

si richiede la VS. migliore offerta per un azionamento M701 in sostituzione ad un EMERSON SP6402 completo di SI
Keypad.

La ringrazio

Saluti
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