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PRODUZIONE

Da: giuseppe.dinardo@smartautomation.it [dinardo.cell@gmail.com]
Inviato: venerdi 4 novembre 2016 10.40

A: produzione@rem-motori.it

Cc: carlo.spaziani@rem-motori.it; gianluca@tesfluid.com

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA

Buongiorno,

a seguito la quotazione di Vs. interesse:

Line Product Description Customer Part # Qty Unit Price
1  BMN23HS-18HS-03LH BRLS DC MOTOR 100 224,00
1 @ Unit Price € 629.00

3599 @ Unit Price € 269.00
100-250 @ Unit Price € 224.00
Production deliveries start 14 to 16 weeks ARO, subject to planner verification.

2 BN23HS-23HS-03LH BRLS DC MOTOR 100 299.00

1 @ Unit Price € 779.00
35-99 @ Unit Price € 351.00
100-250 @ Unit Price € 299.00
Production deliveries start 14 to 16 weeks ARO, subject to planner verification.

3 BMN23HS-2BHS-03LH BRLS DC MOTOR 100 312.00
i @ Unit Price €928,00

35-89 @ Unit Price €383.00
100-250 @ Unit Price €312.00

Production deliveries start 14 to 16 weeks ARO, subject to planner verification.

Note: If FAI, FAT, QCI, QCT, Life Cycle Testing, Environmental tests, Quality Clauses or DFAR flow-downs are required, they need
and quoted separately.

Deliveries Must Ship Complete Within 12 Months Of Order Placemant

Condizioni di fornitura:

Reso: F.co ns. magazzino di Bareggio MI

Spedizione: ¥, vettore P.to assegnato

Imballo: Compreso

Consegna: 14/16 settimane DRO

Pagamento: Da concordare

Legame valutario: Prezzi legati al cambio di 1EUR =1,10 USD +/- 2% non costituente
franchigia.

Eventuali adeguamenti verranno conteggiati in fattura
Validita offerta: 30 gg

In allegato le specifiche tecniche per quanto proposto.
Per eventuali chiarimenti non esiti a contattarmi

Cordialita

Giuseppe DI NARDO
SMART AUTOMATION s.r.l.

04/11/2016
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D +39 02 90260226 D +39 02 90260107 o +39 348 7484360

b% Rispetta I'ambiente: se non & necessario, non stampare questa mail.

Da: giuseppe.dinardo@smartautomation.it [mailto:dinardo.cell@gmail.com]
Inviato: venerdi 21 ottobre 2016 11:41

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA

Buongiorno Sig. Roberto,

mi correggo il motore piu prossimo a quello attualmente impiegato ma con una velocita massima
maggiore € il modello BN23HS-28HS-03.

Le allego i disegni per una veloce comparazione delle differenze dimensionali.

P.S. come si evince dalla curva di coppia il motore attuale a 12.000 rpm ha coppia 0 [ zero ]

»

04/11/2016
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Cordialita

Giuseppe DI NARDO
SMART AUTOMATION s.r.l.

+39 02 90260226 D +39 02 90260107 El +39 348 7484360

b% Rispetta I'ambiente: se non & necessario, non stampare questa mail.

Da: giuseppe.dinardo@smartautomation.it [mailto:dinardo.cell@gmail.com]
Inviato: venerdi 21 ottobre 2016 09:07

04/11/2016
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A: produzione@rem-motori.it
Oggetto: |: RICHIESTA DI OFFERTA

Buongiorno Sig. Roberto,

in allegato trovera un estratto del catalogo motori MOOG relativo ai prodotti con i requisiti per
soddisfare la Sua richiesta.
Il modello BN34HS-25AF-02 pag. 7/37 dovrebbe essere il pit idoneo

BN34HS-25AF-02: Continuous and Intermittent
Torque at 50 VDC
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Provi a fare qualche valutazione, la chiamo in mattinata per avere la Sua opinione.

Cordialita

Giuseppe DI NARDO
SMART AUTOMATION s.r.l.

E+39 02 90260226 D +39 02 90260107 & +39 348 7484360

b% Rispetta I'ambiente: se non € necessario, non stampare questa mail.

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]

Inviato: martedi 18 ottobre 2016 09:24

A: Bernasconi, Daniela <dbernasconi@moog.com<mailto:dbernasconi@moog.com>>
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA

Priorita: Alta

Buongiorno,

abbiamo bisogno di sostituire i motori (circa 100) EBMPAPST tipo ECA 45-30 di una piccola turbina,
con motori nuovi che abbiano la tensione di alimentazione 48vdc e giri 15000.

Grazie

Roberto I.

Cordiali saluti
Ufficio Produzione

R.E.M. srl

04/11/2016



Pagina5di 5

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione@rem-motori.it<mailto:produzione@rem-motori.it>

04/11/2016



