PRODUZIONE

Da: Saronni, Cristina - Lenze [Cristina.Saronni@lenze.com]
Inviato: giovedi 4 giugno 2015 11.08

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: |: RICHIESTA DI OFFERTA

Buongiorno Sig. Roberto,

seguito vs. richiesta e come da accordi telefonici, vi comunichiamo i costi per I'eventuale riparazione
dell'inverter 9328-ES:

- attivita di analisi e verifiche tecniche € 250,00 + IVA
- operazioni di riparazione/sostituzione € 2.030,00 + IVA
TOTALE € 2.280,00 + IVA

Se decidete di inviare il drive per la riparazione, vogliate gentilmente chiedere I'autorizzazione prima di
spedire I'apparecchiatura.

Rimanendo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Cristina Saronni
Assistente Service Customer Care

Lenze Italia S.r.l.
Viale Tibaldi, 7
20136 Milano (M)

ITALY
Tel. +39 02 27098231
Fax +39 02 27098290

E-mail: cristina.saronni@lenze.com
Web: http://www.lenze.com/

b% Please consider the environment before printing this e-mail

Il presente messaggio (inclusi eventuali allegati) contiene informazioni strettamente riservate. Chiunque ricevesse questo messaggio, senza
esserne il destinatario, & pregato di cancellarlo dal proprio sistema, di non copiarlo, diffonderne il contenuto o utilizzarlo in alcun modo, e di
contattare al pit presto il mittente. Qualsiasi comportamento contrario € rigorosamente vietato.

Ricordiamo ai legittimi destinatari di questo messaggio che il trattamento dei dati dagli stessi fornitici al momento dell'instaurazione dei nostri
rapporti professionali avviene nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e di antiriciclaggio. Per qualsiasi ulteriore
informazione e/o richiesta siete pregati di contattarci via e-mail.

This message (including attachments) contains strictly confidential information. If you are not the intended recipient, please notify the sender
immediately and delete the message from your system without copying, disclosing or using it in any way. Any different conduct is strictly
prohibited.

We remind to the intended recipients of this message that all personal details provided to us at the establishment of our professional
relationship are treated in full accordance with current legislation regarding personal data protection and anti-money laundering. For any
further information and/or inquiry please contact us.

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: giovedi 21 maggio 2015 14:46

A: Agresta, Giancarlo - Lenze; Giordi, Gualtiero - Lenze
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA

Priorita: Alta

Buongiorno,
Alleghiamo richiesta di offerta.
Grazie

Cordiali saluti
Ufficio Produzione

R.E.M. srl
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345

email: produzione@rem-motori.it
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