
PRODUZIONE 

Da: Vincenzo Fratta - Forti S.r.l. [vfratta@fortisrl.com]

Inviato:  lunedì 7 luglio 2014 14.59

A:  'PRODUZIONE'

Cc:  ricambi@fortisrl.com

Oggetto:  R: richiesta di offerta n.463
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ETB 125-100-200/754 G10         prezzo 1887.00€+IVA 
  
PS: tipo ETB ha sostituito ETABLOC perfettamente intercambiabile 
  
  
Saluti 
  
Vincenzo Fratta 
Responsabile Commerciale Lazio 
cell.        3346210563 
e-mail    vfratta@fortisrl.com 
skype     vincenzo.fortisrl 
  
Forti s.r.l. 
Sede legale e amministrativa: 
S.da di Sabbione 29 
05100 Terni 
Tel. 0744800510 
Fax 0744800511 
P.iva e C.f. 00589910553 
Filiale Lazio: 
Via Armando Vona, snc 
03100 Frosinone - FR 
www.fortisrl.com 
  

 
  
  

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario. 
  
Privacy Policy – D.Lgs. 196/2003 
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono di carattere privato e confidenziale ed esclusivamente rivolte al destinatario sopra indicato. Nel caso aveste ricevuto 
questo messaggio di posta elettronica per errore, vi comunichiamo che ai sensi di legge è vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Siete pregati di 
segnalarlo immediatamente alla Pegaso Informatica Snc,  rispondendo al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i files allegati) senza farne copia o leggerne il contenuto 
  
  
Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]  
Inviato:  lunedì 7 luglio 2014 14:20 
A:  vfratta@fortisrl.com 
Oggetto:  I: richiesta di offerta n.463 
Priorità:  Alta 
  

logo 2010 pe



Buongiorno Sig. Forti, 
Le chiedo gentilmente la quotazione della pompa come sotto è urgente. 
Grazie 
  
���� Cordiali saluti 
������ Roberto I. 
  
  

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]  
Inviato: martedì 1 luglio 2014 10.59 
A: 'vfratta@fortisrl.com' 
Oggetto: I: richiesta di offerta n.463 
Priorità: Alta 
  
Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]  
Inviato: martedì 1 luglio 2014 10.54 
A: 'vfratta@fortisrl.com' 
Oggetto: richiesta di offerta n.463 
Priorità: Alta 
  
Buongiorno 
Mi serve il prezzo budgettario del nuovo 
  
N. 1 POMPA KSB  ETABLOC G100-200/754 COD.30815800/MAX N.091171965/1  G.1450 
  
  
���� Cordiali saluti 
������ Roberto I. 
  
                R.E.M. srl  
        VIA FERRUCCIA 16/A  
         03010 PATRICA (FR)  
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345  
email: produzione@rem-motori.it 
DISCLAIMER: 
Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di 
comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o 
usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di 
messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie 
  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail 
is strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not 
accept liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you 
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