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magazzino@rem-motori.it

Da: Ieva, Nicola <nicola.ieva@ksb.com>

Inviato: martedì 24 agosto 2021 14:09

A: magazzino@rem-motori.it

Cc: produzione@rem-motori.it; Lambertini, Alessio

Oggetto: I: Richiesta offerta 

Allegati: 20210524_144815.jpg; 20210524_144806.jpg

Buongiorno  

  

Come richiesto le inoltro prezzo per il gruppo completo di motore IE3 da 22 KW: 

  

Etanorm GG11 4 poli 125-100-315 22,00 Kw 
Motore IE3 

  

Tempi di consegna : 6 settimane lavorative (d.r.o) 

  

Saluti  

  

KSB ITALIA  
Installed Base 
  
Ieva Nicola 
  
Tel: (+39) 039 6048 127 
Cell : (+39) 3666177127 
E-mail: nicola.ieva@ksb.com 
  
Web site: www.ksb.it 
Iscriviti per ricevere la nostra newsletter: www.ksb.it/ksb-newsletter 
  
hai già visitato il microsito ETA ? 
  
Informativa ai clienti e fornitori in materia di privacy (tutela e trasferimento di dati personali) 
  

  

  

  

Da: magazzino@rem-motori.it [mailto:magazzino@rem-motori.it]  

Inviato: martedì 24 agosto 2021 12:52 

A: Ieva, Nicola <nicola.ieva@ksb.com> 

Cc: Lambertini, Alessio <Alessio.Lambertini@ksb.com>; produzione@rem-motori.it 

Oggetto: I: Richiesta offerta  

  

++++++ !!! EXTERNAL MESSAGE: PLEASE USE CAUTION BEFORE OPENING LINKS OR 

ATTACHMENTS !!! ++++++  

Buongiorno, 

si richiede offerta per fornitura pompa nuova 

in allegato dati pompa 

Grazie 

Cordiali saluti 
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MAGAZZINO 
Patrica - Italy 
Mobile: +39 393 9492 316 
magazzino@rem-motori.it 
  

  

Da: produzione@rem-motori.it <produzione@rem-motori.it>  

Inviato: lunedì 23 agosto 2021 19:59 

A: magazzino@rem-motori.it 

Oggetto: I: Richiesta offerta  

  

Ciao Simo, 

questa è la pompa di cui ti parlavo, mi raccomando richiedi il tutto. 

Grazie 

  

Cordiali Saluti 

  

MARCO EVANGELISTI 

  

UFFICIO PRODUZIONE 

  

 

 
  

  

Da: amministrazione@rem-motori.it <amministrazione@rem-motori.it>  

Inviato: lunedì 23 agosto 2021 13:54 

A: 'carlo spaziani' <carlo.spaziani@rem-motori.it>; 'produzione' <produzione@rem-motori.it> 

Oggetto: I: Richiesta offerta  

  

  

  

Da: Luca DeLeo <Luca.DeLeo@trelleborg.com>  

Inviato: lunedì 23 agosto 2021 12:37 

A: SPAZIANI CARLO <carlo.spaziani@rem-motori.it> 
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Cc: amministrazione@rem-motori.it 

Oggetto: I: Richiesta offerta  

  

Ciao Carlo, 

non ho avuto riscontro per quanto riguarda la manutenzione come descritto nella precedente mail. Anche se è una 

stima ho bisogno di quantificare i costi per la rimessa in servizio dell’impianto 

  

Grazie 

  

Saluti 

  

  

Luca De Leo 

Utilities Specialist 

  

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A. 

Via Nazionale Tiburtina, 143 

00010 Villa Adriana,  Tivoli (Roma) 

Phone: +39 0774 38 4777  

Mobile: +39 342 9946803 

luca.deleo@trelleborg.com 

www.trelleborg.com  

www.trelleborg.com/wheelsystems 

  

Follow us on:  

Facebook Twitter YouTube 

  

  

  

Da: Luca DeLeo  

Inviato: venerdì 23 luglio 2021 08:33 

A: SPAZIANI CARLO <carlo.spaziani@rem-motori.it> 

Cc: amministrazione@rem-motori.it 

Oggetto: I: Richiesta offerta  

  

Buongiorno Carlo, 

non ho ricevuto l’offerta per la manutenzione della pompa-motore come da targa in allegato. Queste devono essere 

moltiplicate per 2 e non sono da fare ad agosto. SI tratta di un impianto che è in progetto di rimettere in servizio 

pertanto abbiamo bisogno di quantificare i costi.  

  

Fammi sapere quanto prima 

  

Saluti 

  

  
Luca De Leo 
Utilities Specialist 
Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A. 
Via Nazionale Tiburtina, 143 
00010 Villa Adriana,  Tivoli (Roma) 
Phone: +39 0774 38 4777  
Mobile: +39 342 9946803 
luca.deleo@trelleborg.com 
www.trelleborg.com  
www.trelleborg.com/wheelsystems 
Follow us on:  
Facebook Twitter YouTube 

  



4

Da: Luca DeLeo  

Inviato: giovedì 24 giugno 2021 10:58 

A: SPAZIANI CARLO <carlo.spaziani@rem-motori.it> 

Oggetto: I: Richiesta offerta  

  

Queste invece mi serve di sapere il costo per la manutenzione di motore+pompa. Queste qui le devi moltiplicare per 

2 

Fammele separate all’altra di agosto 

  

Ciao 

  
Luca De Leo 
Utilities Specialist 
Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A. 
Via Nazionale Tiburtina, 143 
00010 Villa Adriana,  Tivoli (Roma) 
Phone: +39 0774 38 4777  
Mobile: +39 342 9946803 
luca.deleo@trelleborg.com 
www.trelleborg.com  
www.trelleborg.com/wheelsystems 
Follow us on:  
Facebook Twitter YouTube 

  

Da: Luca DeLeo  

Inviato: lunedì 7 giugno 2021 14:38 

A: carlo.spaziani@rem-motori.it 

Oggetto: I: Richiesta offerta  

  

Ciao Carlo, 

mi dai riscontro per quanto richiesto in precedenza? Questa attività non è da fare in fermata ad agosto ma da 

programmare in altro periodo 

  

Grazie 

  

Saluti 

  

  

Luca De Leo 

Utilities Specialist 

  

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A. 

Via Nazionale Tiburtina, 143 

00010 Villa Adriana,  Tivoli (Roma) 

Phone: +39 0774 38 4777  

Mobile: +39 342 9946803 

luca.deleo@trelleborg.com 

www.trelleborg.com  

www.trelleborg.com/wheelsystems 

  

Follow us on:  

Facebook Twitter YouTube 

  

  

  

Da: Luca DeLeo  

Inviato: martedì 25 maggio 2021 11:48 
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A: carlo.spaziani@rem-motori.it 

Oggetto: Richiesta offerta  

  

  

Buongiorno Carlo, 

in attesa delle offerte richieste ti chiedo di inviarmi l’offerta per la revisione pompa e motore di cui puoi trovare le 

targhe in allegato. Sono 2 coppie (quindi 2 motori e 2 pompe) da prevedere anche la fornitura del giunto di 

accoppiamento (trattasi di un impianto fermo da tempo). I giunti sono del tipo con tasselli parastrappo 

  

Ti ringrazio in anticipo e buona giornata 

  

  

Luca De Leo 

Utilities Specialist 

  

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A. 

Via Nazionale Tiburtina, 143 

00010 Villa Adriana,  Tivoli (Roma) 

Phone: +39 0774 38 4777  

Mobile: +39 342 9946803 

luca.deleo@trelleborg.com 

www.trelleborg.com  

www.trelleborg.com/wheelsystems 

  

Follow us on:  

Facebook Twitter YouTube 

  


