Paginaldi 1

PRODUZIONE

Da: Alessandro Martinelli [martinelli_alessandro@fastwebnet.it]
Inviato: martedi 4 febbraio 2014 16.10

A: 'PRODUZIONE!

Oggetto: R: richiesta di offerta

Buonasera

Allego il prezzo richiesto
Cordiali saluti

Mar.Val srl

A.Martinelli

Mob. 3489019599

Rif. AML/402/2014
Cod. 48859141 Elettropompa mod. Etaline GN 080-210/2202 T.M. G6 completa di motore 2 poli
22.0Kw € 5.084,00 sc. 30+15%

Condizioni Commerciali

Resa  F.co Fr.

Trasp. +2%

Imb.  Ns.std.incluso

Pagamento solito in uso (se gia’ cliente) altrimenti anticipato come 1° fornitura
Consegna 3 settimane data ordine

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: martedi 4 febbraio 2014 15:16

A: martinelli_alessandro@fastwebnet.it

Oggetto: richiesta di offerta

Prioritd: Alta

Buongiorno,

le chiediamo I'offerta per.

N. 1 ELETTROPOMPA MONOBLOCCO KSB ETALINE GN 80-210/2202G6 N. 48859141con motore
IEC/EN60034 180M IMV15 N.UD1203/1433843-001-5 KW.22 G.2940 V.400 A.40

Grazie

Cordiali saluti
Roberto I.

R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione @rem-motori.it
DISCLAIMER:
Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo
di comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare,
modificare o usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la
trasmissione di messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this
e-mail is strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore
does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you
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