PRODUZIONE REM MOTORI

Da: Alberto Cagnassi <a.cagnassi@libero.it>
Inviato: giovedi 10 gennaio 2019 12:03

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: Fwd: R: R: RDO ricambio matricola 883000360

Di seguito il costo per il ricambio
Saluti A C

———————— Messaggio originale --------

Oggetto: R: R: RDO ricambio matricola 883000360

Da: Marco Olivero FIMET <marco.olivero@fimet.com>
A: 'Alberto Cagnassi' <a.cagnassi@libero.it>

CC:

MOSTRO CODICE:

KITJIOBSGRUPVEN355V

KI VENTILAZIONE EA/A355L..LB EA/A400L..LB CON ALIMENTAZIONE
SEPARATA 360-440V (stella/triangolo) 50/60HZ

1,1KW IP54 4 POLI 1350rpm 1100 WAT

CON PROTEZIONE TERMICA BIMETALLICI NC

diam. interno 726 + spianatura a 350

lunghezza 660, dimetro griglia 560

CON GOLFARE PER SOLLEVAMENTO M10

VERNICE DI FINITURA VERDE RAL 6011



EURO 2.005,00

Marco Olivero

Technical Dep.

FIMET MOTORI E RIDUTTORI SRL
Since 1910

www.fimet.com

V.le Rimembranze, 37
12042 Bra (CN) — ITALY
Tel: +390172438411
Mob: +393440404449
Fax: +390172421367

marco.olivero@fimet.com

FIMET since 1910:



Water cooled motors, Generators, Medium Voltage Motors, Three-phase induction motors IE2-IE3 up to 1.000 Kw, Reduction gears, Inverters and Metal Structural
Fabrication.

Da: Alberto Cagnassi [mailto:a.cagnassi@libero.it]
Inviato: giovedi 10 gennaio 2019 11:43

A: marco.olivero@fimet.com

Oggetto: Fwd: R: RDO ricambio matricola 883000360

Mi puoi dare la quotazione solo per la ventilazione
Grazie

———————— Messaggio originale --------
Oggetto: R: RDO ricambio matricola 883000360
Da: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it>
A: a.cagnassi@libero.it
CC:
Buongiorno Alberto
A noi occorre solo il costo della servoventilazione, per cortesia fammi la quotazione.
Grazie
In attesa di un Vs. riscontro porgo cordiali saluti
Maurizio Mizzoni

Ufficio Produzione R.E.M. srl

TEL 0775/830116 FAX 0775/839345

email: produzione(@rem-motori.it




sito web www.rem-motori.it

Da: a.cagnassi@libero.it [mailto:a.cagnassi(@libero.it]

Inviato: mercoledi 9 gennaio 2019 18:58

A: 'PRODUZIONE REM MOTORI' <produzione@rem-motori.it>

Cc: Marco Olivero <marco.olivero@fimet.com>; Giusy <fimet@fimet.com>; Stefano Manassero <stefanomanassero@fimet.com>
Oggetto: I: RDO ricambio matricola 883000360

FIMET MOTORI & RIDUTTORI S.R.L.

Spett/le R.E.M. Srl c.a eGr Mr Maurizio

Proposta N 27 del 9 01 2019

Nostro codice: CATNC99E-AKX9-99ZAC

MOTORE TRIFASE CON VENTILAZIONE ASSISTITA A 400 LB 6
623/360 V 50 HZ B3

CUSCINETTO L.CODULO A RULLI TIPO NU 322 C3;

ENCODER TIPO ELCIS MOD.Y90A nostro codice: 02929579 CON CAPI IN SCATOLA MORSETTIERA AGGIUNTA;



TERMORIVELATORI A TERMISTORI PTC CON CAPI IN BASETTA AGG.IN
SCATOLA PRINCIPALE;

VENTILAZIONE ASSISTITA TRIFASE CON KIT JOBS;

400KW 985GIRI/MIN -

SCATOLA MORSTTIERA SPEC.C/N°1 SCATOLA K3 AGGIUNTA PER CAPI
ENCODER IN BK12

CAPI PTC IN BASETTA SU ELEM.WEIDMULLER

COMPLESSIVO DI MONTAGGIO: 971106CA (ENCODER)

CAD EURO 25.183,00

CONSEGNA 8/10 SETTIMANE RESA F.co Partenza

A. Cagnassi

FIMET MOTORI E RIDUTTORI SRL

Since 1910 www.fimet.com

V.le Rimembranze, 37 12042 Bra (CN) —ITALY



Tel: +390815526477 Mob: +393473634196 Fax: +390172421367

a.cagnassi(@libero.it

FIMET since 1910:

Water cooled motors, Generators, Medium Voltage Motors, Three-phase induction motors IE2-IE3 up to 1.000 Kw, Reduction gears, Inverters and Metal
Structural Fabrication.

quotazione possiamo dare ?

Da: PRODUZIONE REM MOTORI
Inviato: mercoledi 9 gennaio 2019 08:25
riorita: Alta

Buongiorno Albertp
Ci occorre prezzo e disponibilita per un gruppo di servoventilazione per il motore di cui allego targa.
A 400 LB.6 matr 883000360 Kw 400 In attesa di un Vs. riscontro porgo cordiali saluti
Maurizio Mizzoni
Ufficio Produzione R.E.M. srl

TEL 0775/830116 FAX 0775/839345 email: produzione(@rem-motori.it sito web www.rem-motori.it







