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FIMET Motori & Riudttori S.p.A 
  
Dovrebbe trattarsi di ricambio per motore M 280.... verificare che non si tratti di un motore troppo vecchio 
  
Piede 11900026 + 119200027   Dx+Sx          tot.  110,00  euro 
  
attualemnte dipsonibili. 
  
saluti  Cagnassi 
  

----- Original Message -----  
From: PRODUZIONE  
To: 'Alberto Cagnassi'  
Sent: Monday, October 29, 2012 5:00 PM 
Subject: RICHIESTA DI OFFERTA 
 
Buonasera Cagnassi, 
ti chiedo l’offerta e disponibilità per la coppia dei piedi di un motore come da allegato. 
Grazie 
  
���� Distinti saluti 
������ Roberto I. 
  
       R.E.M. srl 
VIA FERRUCCIA 16/A 
03010 PATRICA (FR) 
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345 
email: produzione@rem-motori.it 
DISCLAIMER: 
Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi 
preghiamo di comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, 
divulgare, modificare o usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce 
che la trasmissione di messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie 
  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this 
e-mail is strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender 
therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you 
  
  


