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PRODUZIONE

Da: Giovanni.Morelli@emerson.com
Inviato: venerdi 19 febbraio 2016 16.18
A: produzione@rem-motori.it

Cc: Orietta.Ferraro@emerson.com

Oggetto: R: RICHIESTA RIPARAZIONE

Buongiorno,
di seguito in riferimento alla Vs. gentile richiesta in oggetto.

Motore: 95SLB301CAPAA

Ipotesi di preventivo per il solo:

-Smontaggio,lavaggio e asciugatura in forno. Sostituzione:kit ct-coder, modulo elettronico SLM sw4.05, kit
cuscinetti,manicotto isolante,set guarnizioni,corteco. Controllo della bilancia tura del rotore,verifica
freno,montaggio,fasatura,controllo generale,collaudo, verniciatura e targa.

Costo: 634 € +iva

N/B:una volta presa visione del materiale sara nostra premura riformulare il preventivo se lo scostamento dal
prezzo quotato risultasse inferiore o superiore al 10%

In riferimento alla disponibilita di un motore equivalente la collega Sig.Orietta in Cc.. le
rispondera non appena possibile.

Cordiali saluti

Giovanni Morelli | Service Engineer | Drives,Motors & Generators Services
Emerson Industrial Automation | Via Don Spagnoli 3 | 29010 | Sarmato| PC |ltaly
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giovanni.morelli@emerson.com
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PEC:emersonindustrialautomation@pec.it

Societa Unipersonale — Direzione e Coordinamento di Leroy-Somer Holding France

Il presente messaggio e i relativi allegati sono rivolti esclusivamente al destinatario indicato. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, siete pregati di avvisare immediatamente il mittente e quindi di eliminarlo dal vostro sistema. Poiché il messaggio e/o i
suoi allegati potrebbero essere stati alterati a nostra insaputa, l'azienda non puo essere ritenuta responsabile del loro contenuto. Il
presente messaggio non ha natura personale, ma rientra nell'attivita commerciale della societa, lo stesso quindi, insieme alle
eventuali risposte, potra essere letto e conosciuto all'interno dell'organizzazione di appartenenza del mittente in base alla policy
privacy in vigore.

This message and any attachments are intended for the sole use of its addressee. If you are not the addressee, please immediately
notify the sender and then destroy the message. As this message and/or any attachments may have been altered without our
knowledge, its content is not legally binding on our Company. This message does not have a personal nature, but is sent within the
business activity of the company and, together with any reply, could be read and known to the recipient's organization in respect to
the applicable privacy policy.

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: venerdi 19 febbraio 2016 15:40

A: Morelli, Giovanni [INDAUTO/GSS/EMS]

Oggetto: RICHIESTA RIPARAZIONE

Priorita: Alta

Buongiorno,

19/02/2016
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Vi chiediamo il costo per la sostituzione dell’encoder del

MOTORE CONTROL TECHNIQUES 95SLB301CAPAA N.9000079 G IRI 3000 POLI 6
E eventualmente la disponibilita per un motore nuovo equivalente.

Grazie

Cordiali saluti
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