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PRODUZIONE

Da: llaria.Formaleoni@Emerson.com
Inviato: lunedi 4 giugno 2012 16.22

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA

30 gg. dalla data di conferma della riparazion in entrambi i casi.

Cordiali saluti
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Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: lunedi 4 giugno 2012 15.57

A: Formaleoni, llaria IF [INDAUTO/CT/MIL]

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA

Priorita: Alta

Salve, posso sapere le due tempistiche di riparazione.
Grazie

Da: Ilaria.Formaleoni@Emerson.com [mailto:Ilaria.Formaleoni@Emerson.com]
Inviato: lunedi 4 giugno 2012 15.34

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: I: RICHIESTA DI OFFERTA

Priorita: Alta

Gentile Sig. Roberto,
Le inoltro preventivo per quanto richiesto:

- Per la sola sostituzione dell’encoder SRM50, controllo generale e collaudo.
Prezzo netto cad. : € 595,00 + iva

-Smontaggio completo,pulizia,sostituzione kit cuscinetti,manicotto isolante,sostituzione del trasduttore
sincos SRM50,sostituzione del kit freno, flangia post., corteco, kit connettore, guarnizioni, fasatura,
controllo e collaudo.

Prezzo netto cad. : € 1.127,00+ iva

N/B:una volta presa visione del materiale sara nostra premura riformulare il preventivo se lo scostamento
dal prezzo quotato risultasse inferiore o superiore al 10% _

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e con I'occasione porgo cordiali saluti.
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Da: Morelli, Giovanni [INDAUTO/CT/ITLY]

04/06/2012



