
PRODUZIONE 

Da: Ilaria.Formaleoni@Emerson.com

Inviato:  lunedì 4 giugno 2012 15.34

A:  produzione@rem-motori.it

Oggetto:  I: RICHIESTA DI OFFERTA

Priorità:  Alta
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Gentile Sig. Roberto, 
Le inoltro preventivo per quanto richiesto: 
  
- Per la sola sostituzione dell’encoder SRM50, controllo generale e collaudo. 
Prezzo netto cad. : € 595,00 + iva   
  
-Smontaggio completo,pulizia,sostituzione kit cuscinetti,manicotto isolante,sostituzione del trasduttore 

sincos SRM50,sostituzione del kit freno, flangia post., corteco, kit connettore, guarnizioni, fasatura, 

controllo e collaudo.  
Prezzo netto cad. : € 1.127,00+ iva 
  
N/B:una volta presa visione del materiale sarà nostra premura riformulare il preventivo se lo scostamento 
dal prezzo quotato risultasse inferiore o superiore al 10%   
  
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione porgo cordiali saluti. 
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���� Before printing, think about the Environment and your responsibilities  
  
Da: Morelli, Giovanni [INDAUTO/CT/ITLY]  
Inviato:  lunedì 4 giugno 2012 12.47 
A:  Formaleoni, Ilaria IF [INDAUTO/CT/MIL] 
Cc:  Landoni, Alberto [INDAUTO/CT/MIL] 
Oggetto:  I: RICHIESTA DI OFFERTA 
Priorità:  Alta 
  
Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]  
Inviato:  giovedì 31 maggio 2012 16:21 
A:  Morelli, Giovanni [INDAUTO/CT/ITLY] 
Oggetto:  RICHIESTA DI OFFERTA 
Priorità:  Alta 
  
Salve Morelli ho bisogno di avere un’offerta per la sostituzione del solo encoder di questo motore 
(facciamo noi la revisione, poi lo spedisco da Voi per il montaggio) e l’offerta per la revisione completa 
( fatta da Voi completamente) 
  
N. 1  MOTORE CONTROL TECHNIQUES UNIMOTOR MOD.115UME301CARAA N.885611 
SER.795795 9,4Nm. GIRI 3000 98V./KRPM A.5,9 POLI 6  
� 
Monta un’encoder tipo SRM 50-HZV0-S01 
Grazie  
� 
���� Distinti saluti 
������ Roberto I. 
  
       R.E.M. srl  



VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA (FR)  
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345  
email: produzione@rem-motori.it 
DISCLAIMER: 
Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di 
comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o 
usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di 
messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie 
  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender 
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail 
is strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not 
accept liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you 
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