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PRODUZIONE

Da: Aldo Bartolini [comm@commerciale-elsa.com]
Inviato: giovedi 15 aprile 2010 12.29

A: 'PRODUZIONE!

Oggetto: OFFERTA N°3830410A0AB
ABBIAMO DISPONIBILE A STOCK :

N.01 MOTORE CC SICME NP9ONM2-PVA-B35
8KW 3000RPM 400Va 23 A 110/220Ve 1.2/0.6
COMPLETO DI SERVOVENTILATORE, KLIXON,
PREDISP. PER MONTAGGIO DINAMO TIPO RE0444
PRATICAMENTE IDENTICO A NPO9ONS MA CON
FORI POSTERIORI +40mm

CONSEGNA : PRONTA
NETTO Euro 1.400,00+iva

N.01 SERVOVENTILATORE PER MOTORE CC SICME
P180 (2.2KW 3X400V 50Hz)
- portata 1440 mc/h , pressione 1600 Pa
- bocca al motore 210x165 — fori 260x175 mm
- dim.flangia vent.360x190
- ingombro 360xh 380xp(compreso asincr. 600)

CONSEGNA : PRONTA
NETTO Euro 390,00+iva

A DISPOSIZIONE PORGIAMO DISTINTI SALUTI.

Aldo Bartolini

Commerciale Elsa srl
via Einaudi, 9 - 40026 Imola - ITALY
tel. +39 0542 640092 - fax. +39 0542 641947

Web: www.elsacommerciale.com
E-mail: com@commerciale-elsa.com

CONFIDENTIALITY NOTICE

This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have
received this message in error, be informed that any use of the content hereof is strictly prohibited. Please return it immediately to
the sender and delete the message. Should you have any questions, please contact us by replying to info@commerciale-elsa.com
NOTIZIA CONFIDENZIALE

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone sopra citate e possono contenere informazioni
riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi informiamo che I'uso delle informazioni contenute & assolutamente
proibito anche ai sensi del decreto legislativo 196/03. Pregasi rinviare al mittente immediatamente. Per ogni altro problema inviare
una e-mail a info@commerciale-elsa.com

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]
Inviato: giovedi 15 aprile 2010 10.13

A: Aldo Bartolini

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA

Priorita: Alta

Salve Sig. Bartolini Le invio richiesta di offerta per :
N. 1 MOTORE SICME NP90NS2-PVA-B3 KW.8,4 GIRI 3000 V.400 A. 24 Vell0-220 Ae 3,2-1,6

Poi gentilmente, riesci a mandarmi la quotazione di quella ventilazione per il motore ABB di cui abbiamo
parlato telefonicamente.

15/04/2010
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Grazie

Distinti saluti
Roberto I.

R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)

TEL 0775/830116 FAX 0775/839345

email: produzione@rem-motori.it

DISCLAIMER:

Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di
comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o
usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di
messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail
is strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not
accept liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you
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