PRODUZIONE REM MOTORI

Da: Marilena Zini - Global Services Srl - <marilena.zini@global-services.it>
Inviato: giovedi 9 agosto 2018 15:43

A: produzione@rem-motori.it

Cc: Offerte - Global Services Srl -; Federico Fontana - Global Services Srl -
Oggetto: R.E.M. S.R.L./GS/E.ADDA : OFFERTA 180809

Allegati: CA 160L4-FE.pdf; B3.pdf; B5.pdf; B3_5.pdf

Buongiorno Sig. Mizzoni,
a seguito gradita richiesta possiamo offrire ns. alternativa ELECTRO ADDA come di seguito descritto :

Nr. 01 motore elettrico auto frenante tipo CA 160L-FE -- motore di produzione Nazionale

kW 15 4P V400/690-50Hz IP55 S1

Freno in C.A. 400V-50Hz

Disponibile dal pronto ( salvo il venduto ) con freno MD/MS ( mono disco — con coppia frenante come da allegato
tecnico)

Prezzo netto/cd € 1.210,00 + Iva per versione B3

Versione B5 = + 3% sul prezzo del B3

Versione B3/5 =+ 5% sul prezzo del B3

Opzione : stesso motore ma con freno DD/MS ( doppio disco — con coppia frenante come da allegato tecnico )
Prezzi : gli stessi sopra indicati ma maggiorati del 15%
Disponibilita : 6/7 settimane lavorative d.o. - a partire dal 27 Agosto 2018 ( riapertura stabilimento E.ADDA )

Allego alla presente scheda tecnica e dimensionali ( B3+B5+B3/5)

CONDIZIONI DI FORNITURA :

Pagamento : solito in uso

Imballo : su euro pallet al costo di € 10,00 + Iva
Trasporto : assegnato

Garanzia : 12 mesi dalla consegna

Validita offerta : 60 gg dalla presente

Cordialita

Marilena Zini
Global Services Srl - Zola Predosa (BO) Italy

Ufficio/Office - (+39) 051 6193009

Fax - (+39) 051 6195842

Email: marilena.zini@global-services. it

Sito internet/Web site: www.global-services.it

Confidentiality Note:

The information, pictures and/or drawings included in this e-mail are the

exclusive property of Global Services srl. If you have received this message in error,
please delete immediately, and alert the sender..

From: Federico Fontana - Global Services Srl -
Sent: Thursday, August 9, 2018 2:49:44 PM



To: Paolo Bazzi - Global Services Srl -
Subject: I: RDO

Da: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it>

Inviato: giovedi 9 agosto 2018 14:18

A: Federico Fontana - Global Services Srl - <federico.fontana@global-services.it>
Oggetto: RDO

Priorita: Alta

Ci occorre prezzo e disponibilita per un motore in sostituzione di
motore ABB M3ARS 160 L4 KW=15 GIRI=1455 con freno
ELECTROBRAKE A.C. 206.5 380
Cordiali saluti.
Maurizio Mizzoni
Ufficio Produzione R.E.M. srl
VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA (FR)
P.IVA 02240470605
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
Cell. 3939492316
Email: produzione@rem-motori.it
sito web www.rem-motori.it




