PRODUZIONE

Da: Paola Fossati [paolaf@elcam.it]
Inviato: mercoledi 20 settembre 2017 9.38
A: produzione@rem-motori.it

Cc: domenico.comparone@elcamspa.it
Oggetto: Fwd: rdo

Priorita: Alta

Buongiorno Sig Mizzoni,

con rif. alla sua richiesta le inviamo a seguire la nostra offerta per:
nr 1 anello Aegis cod. SGR-99,0-2 ...... € 250,00 + Iva

nr 1 anello Aegis cod. SGR-64,0-2 ....... €110,00 + Iva

Condizioni di fornitura:

- Consegna: 1 settim.dro

- Pagamento: BB anticipato all'ordine

- Imballo: compreso

- Resa: franco Elcam - trasporto in porto assegnato con vostro corriere

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
ELCAM SPA

Paola Fossati
Sales Coordinator

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del
destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi,
dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

According to the law 196/2003, the information in this message is confidential and may be legally privileged and the acces by anyone else is
unauthorized. If you are not the intended addressee, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on
it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this message by mistake, please advise immediately the sender to the following
address: Elcam Spa - Via Derganino, 17 - 20158 Milan/Italy -

e-mail: info@elcam.it. Thank you for your cooperation.

In conformita con il D.l. 196/2003 (Codice per la Protezione Dati Personali), Elcam garantisce la riservatezza dei dati forniti e la possibilita di
chiederne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione scrivendo a: Elcam Spa - Via Derganino, 17 - 20158 Milano - e-mail: info@elcam.it

é Think before you print.

Da: "PRODUZIONE" <produzione@rem-
motori.it>

Oggetto: rdo

Data: 18 settembre 2017 09:30:21 CEST
A: <info@elcam.it>

Ci occorre prezzo e disponibilita per il seguente
materiale:



n. 1 anello SPLIT-CORE codice SGR-99,0-2 100,0
101,1
n. 1 anello SPLIT-CORE codice SGR-64,0-2 65,1 66,2
Cordiali saluti
Mizzoni Maurizio
UTfficio Produzione
R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione@rem-motori.it




