Buongiorno

in allegato l’offerta richiesta per la riparazione dello strumento in oggetto.

Per vs. informazione, nel caso venisse deciso di non procedere alla riparazione , l’eventuale prezzo di acquisto di uno strumento nuovo VC-1100 C01 

in sostituzione completa di quello in riparazione, è di € 3281,00.

In questo caso, non verrebbero a voi fatturati ne i costi di verifica e ‘offerta di riparazione allegata decadrebbe automaticamente.

Cordialità

Claudio Veronesi

E.S.C.  S.r.l.

Tel.  : +39-02-86876094

Cell.: +39-335 – 272132

E-Mail : escitalia@escitalia.it 

Da: ADELE PACE [mailto:adele.pace@rem-motori.it] 
Inviato: martedì 31 gennaio 2017 15:46
A: escitalia@escitalia.it
Oggetto: I: C.A. Sig. Claudio Veronesi
Priorità: Alta

Buongiorno, chiediamo informazioni in merito allo strumento inviato

Cordiali saluti

Antonella Vivoli

R.E.M. SRL


Da: ADELE PACE [mailto:adele.pace@rem-motori.it] 
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2017 16.43
A: 'escitalia@escitalia.it'
Oggetto: C.A. Sig. Claudio Veronesi
Priorità: Alta
Buonasera,

come da istruzioni inviamo in allegato documenti attestante la spedizione dello strumento Vibrocontroll.

A disposizione per ogni eventualità inviamo

Cordiali Saluti
R.E.M.  s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345- 334285

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it
Email: amministrazione@rem-motori.it
                                               Cap. Soc. EURO 10.000,00 int
