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PRODUZIONE

Da: Vaccarella, Massimo [Massimo.Vaccarella@terex.com]
Inviato: giovedi 9 ottobre 2014 20.13

A: PRODUZIONE

Oggetto: R.E.M. srl - offerta - RICHIESTA DI OFFERTA n. 535

Se deve cambiare rotore e doppia ruota dentata non € vantaggioso.
Il rotore costa € 627,83, la doppia ruota dentata € 464,81.

Saluti.

Massimo Vaccarella

Service Department

Terex Material Handling

+39 039 6553 507

+39 348 475 8219

+39 055 722 1502
massimo.vaccarella@terex.com

mmnZ -

Demag Cranes & Components S.r.l.
Service Centre Center South

Via Del Parlamento Europeo, 9
50018 Scandicci Fl, Italy
www.demagcranes.it

b% Please join me in making a difference. Think before you print.

THIS TRANSMISSION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONFIDENTIAL AND IS
INTENDED ONLY FOR YOUR USE. If you are not the addressee, any review, use, dissemination,
distribution or copying of this transmission or its contents is strictly prohibited.

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]

Inviato: giovedi 9 ottobre 2014 14:50

A: Vaccarella, Massimo

Oggetto: R: R.E.M. srl - offerta - RICHIESTA DI OFFERTA n. 535
Prioritd: Alta

Buongiorno,
ho ricevuto I'offerta, a questo punto abbiamo bisogno della quotazione per i seguenti ricambi:

N. 1 ROTORE NUOVO POS. 33
N. 1 L’ALBERO CON LE DUE CORONE POS. 2
N. 1 TAPPO A VITE DI PLASTICA POS.35

Grazie

Cordiali saluti
Roberto I.

R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione @rem-motori.it
DISCLAIMER:
Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo
di comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare,
maodificare o usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la
trasmissione di messaggi di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender

10/10/2014



Pagina2di 4

immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail is
strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you

Da: Vaccarella, Massimo [mailto:Massimo.Vaccarella@terex.com]
Inviato: giovedi 9 ottobre 2014 13.34

A: PRODUZIONE

Oggetto: R.E.M. srl - offerta - RICHIESTA DI OFFERTA n. 535

Motore 13/6 PF8/2 — cod. 56396844 — € 938,00 + iva
Spedizione dalla Germania a ¥2 DHL, consegna 48 ore, con addebito di € 57.00 + iva per spese di trasporto.
Saluti.

Massimo Vaccarella

Service Department

Terex Material Handling

T +39 039 6553 507

M +39 348 475 8219

F +39 055 722 1502

E massimo.vaccarella@terex.com

Demag Cranes & Components S.r.l.
Service Centre Center South

Via Del Parlamento Europeo, 9
50018 Scandicci Fl, Italy
www.demagcranes.it

b% Please join me in making a difference. Think before you print.

THIS TRANSMISSION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONFIDENTIAL AND IS
INTENDED ONLY FOR YOUR USE. If you are not the addressee, any review, use, dissemination, distribution
or copying of this transmission or its contents is strictly prohibited.

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: giovedi 9 ottobre 2014 12:42

A: Vaccarella, Massimo

Oggetto: R: R.E.M. srl - RICHIESTA DI OFFERTA n. 535
Priorita: Alta

Buongiorno
Inviamo dati
Carroponte DEMAG N° DI FABBRICA 521023 PORTATA 5000 KG (IL CARROPONTE HA 4 MOTORI)

Cordiali saluti
Roberto I.

R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione @rem-motori.it
DISCLAIMER:
Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di
comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o
usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di messaggi
di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail is
strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not accept
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liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you

Da: Vaccarella, Massimo [mailto:Massimo.Vaccarella@terex.com]
Inviato: mercoledi 24 settembre 2014 10.44

A: PRODUZIONE

Oggetto: R.E.M. srl - RICHIESTA DI OFFERTA n. 535

L'impego del motore Demag 13/6 PF 8/2 e su diverse nostre macchine.

Per inviare I'esploso corretto abbiamo necessita di sapere cosa aziona il motore.
Se installato su un paranco ci occorre il modello.

In attesa, saluti.

Massimo Vaccarella

Service Department

Terex Material Handling

+39 039 6553 507

+39 348 475 8219

+39 055 722 1502
massimo.vaccarella@terex.com

mmZ -

Demag Cranes & Components S.r.l.
Service Centre Center South

Via Del Parlamento Europeo, 9
50018 Scandicci Fl, Italy
www.demagcranes.it

b% Please join me in making a difference. Think before you print.

THIS TRANSMISSION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONFIDENTIAL AND IS
INTENDED ONLY FOR YOUR USE. If you are not the addressee, any review, use, dissemination, distribution
or copying of this transmission or its contents is strictly prohibited.

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: mercoledi 24 settembre 2014 10:37

A: Vaccarella, Massimo

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA n. 535

Priorita: Alta

Buongiorno,

Con la presente chiediamo I'esploso del motore come sotto, per identificare al meglio | ricambi da sostituire e
la quotazione del nuovo

MOTORE MANNESMANN DEMAG 13/6 PF8/2 N.62950440 KW.0, 07/0,27 G.680/2900 A.0,7/1,1

Grazie

Cordiali saluti
Roberto I.

R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione @rem-motori.it
DISCLAIMER:
Il messaggio di posta elettronica potrebbe contenere informazioni riservate. Qualora non foste il destinatario corretto, Vi preghiamo di
comunicarlo immediatamente al mittente e di distruggere il presente messaggio. E' strettamente vietato duplicare, divulgare, modificare o
usare (in qualsiasi modo) senza autorizzazione le informazioni contenute nel messaggio. Non si garantisce che la trasmissione di messaggi
di posta elettronica sia sicura o priva di errori od omissioni o esente da virus. Grazie

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender
immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure, modification or use (in any way) of the material in this e-mail is
strictly forbidden. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free or virus-free. The sender therefore does not accept
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liability for any errors or omissions in the contents of this message. Thank you

10/10/2014



