produzione@rem-motori.it

Da: alberto cagnassi <a.cagnassi@libero.it>
Inviato: lunedi 15 novembre 2021 09:43

A: produzione@rem-motori.it; 'SPAZIANI CARLO '
Cc: magazzino@rem-motori.it; 'Roberto Marchisio'
Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA

ORANGE1 SRL

Spett/le R.E.M. SRL
PropostanS/ 699 del 15112021

Buongiorno la matricola indicata non risulta , in ogni caso i dati sono corretti

Motore a corrente continua SICME P 132 X 2 PVA/B35

protezione IP 23 Sisol cl H serv S1

ventilazione assistita ICO6 tramite elettroventilatore addossato (V400/50hz) con filtro entrata aria
klixon di protezione predisposizione attacco dinamo tachimetrica - tropicalizzato-

tensione di armatura V 400 tensione di eccitazione 360/180

Kw 33 giri 1850

forma costruttiva B3/B5 cad euro 5.050,00 netto
eventuali

Dispositivo controllo mancata ventilazione + cad euro 230,00 net
cuscinetto anteriore a rulli 145,00
portelli ispezione trasparenti 100,00
controllo usura spazzole 400,00

consegna c.a 6/7 settimane — da verificare al momento della conferma- resa franco partenza stab Sicme
pagamento con voi in uso
validita 15 gg

saluti A Cagnassi
SICMEORANGE1 srl

Da: produzione@rem-motori.it [mailto:produzione@rem-motori.it]
Inviato: giovedi 11 novembre 2021 14:08

A: 'alberto cagnassi'

Cc: magazzino@rem-motori.it; magazzinol@rem-motori.it
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA

Ciao Alberto,
mi riusciresti a fare una quotazione per il motore di cui allego le foto della targa e della flangia.

Evangelisti Marco
Ufficio Produzione
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