PRODUZIONE REM MOTORI

Da: darabolini@binder-magnete.it
Inviato: martedi 10 dicembre 2019 13:23
A: Produzione Motori

Oggetto: Fwd: RICHIESTA DI OFFERTA 1472

Buongiorno,

Il tipo da noi citato e’ quotato nella sotto riportata offerta dello scorso 4 dicembre.

Resto a

Grazie.

disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento doveste necessitare.

Cordialmente,

Rabolini

Inizio messaggio inoltrato:

Da: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it>
Data: 10 dicembre 2019 12:48:19 CET

A: darabolini@binder-magnete.it

Cc: Service@binder-magnete.it

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA 1472

Salve,

gentilmente pud quotarmi il tipo da lei citato.
La ringrazio

Saluti

UFFICIO PRODUZIONE

R.EM. s.r.l

®
Via Ferruccia, 16/a — 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 = Fax 0775 839343

Email PEC : rem-motori{@messageipec. it

Email : i!lfﬂﬁ?ﬁ?ﬂ!-"}rofﬂ?'l’.il'f . amministrazione{@rem-motori. it

Site Internet: www.rem-motori. it

Da: darabolini@binder-magnete.it [mailto:darabolini@binder-magnete.it]
Inviato: mercoledi 4 dicembre 2019 10:00

A: Produzione Motori <produzione@rem-motori.it>

Cc: Service@binder-magnete.it

Oggetto: Fwd: RICHIESTA DI OFFERTA 1472
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Egregi. Sig.ri,
Il freno da Voi richiesto e’ stato sostituito dal tipo 86 621 11H00.

La nuova configurazione e’ con flangia interamente tonda a differenza del vecchio modello a Vostre
mani che aveva le sole alette per il fissaggio.
Il diametro e I'interesse fori rimangono invariati ed e’ garantita I'intercambiabilita.

In riferimento alla Sua richiesta e.mail, inviamo di seguito

Offerta mail di Binder Magnete SRL per

Articolo tipo

86 621 11HO0 0019

24VDC 40Nm

Freno BINDER, completo di Ancora B00200

Articolo numero

Prezzo netto a Voi riservato / pezzo
€ 567,64 netto unitario

Tempo di Consegna
Venerdi 6.12 da nostro magazzino per I’invio di un’ordine immediato.

Resa
franco nostro magazzino 20068 San Felicino (Mi), oppure franco Vostro con addebito di € 22,50 ogni
25Kg

Condizioni di Pagamento
solito con Voi in uso

Imballo
0,5% del valore imponibile

Validita Offerta
30 giorni

Origine di Provenienza
EU

In attesa di ricevere Vostro gradito ordine inviamo i nostri piu cordiali saluti,

Davide Alessandro Rabolini
diretto + 39 333 234 28 12

BINDER MAGNETE Srl / Via Abruzzi 3 / 20068 San Felicino P.B. (Mi) / Italia
PIVA & Cod. Fiscale 03024340154
Tel +39 02 75 32 012 / Fax + 39 02 75 33 696

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei suoi allegati sono riservate e confidenziali e
sono destinate esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. Nel rispetto di quanto previsto
dalla Legge 196/03 e successive modificazioni, qualora riceviate il presente messaggio per errore, vi
preghiamo di volercene cortesemente dare notizia via e-mail (darabolini @binder-magnete.it) e di
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provvedere ad eliminare il messaggio ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo, divulgazione,
distribuzione o copia dello stesso vietata dalla Legge.

This e-mail and its attachments contain confidential information for the exclusive use of the
addressee. In compliance with law n0.196/03 and ff. amendments ("italian data protection law"), if
you have received this e-mail in error, please contact us immediately by return e-mail

(darabolini @binder-magnete.it) and then destroy it. Any use, dissemination, forwarding or copying of
this e-mail is prohibited by law.

P Rispetta l'ambiente: se non ti &€ necessario, non stampare questa mail

Inizio messaggio inoltrato:

Da: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it>
Data: 4 dicembre 2019 09:11:21 CET

A: darabolini@binder-magnete.it

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA 1472

Salve,

in allegato la targa del freno.
Attendo sue notizie.

Saluti

UFFICIO PRODUZIONE

R.EM. s.r.l

®
Via Ferruccia, 16/a — 03010 Patrica (FR)

Email PEC : rem-motori[@messaggipec. it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione(@rem-motori it

Site Interner: www.rem-motori. it

Da: darabolini@binder-magnete.it [mailto:darabolini@binder-magnete.it]
Inviato: mercoledi 4 dicembre 2019 08:42

A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: Fwd: RICHIESTA DI OFFERTA 1472

Buongiorno

Ci potete inviare alcune foto del freno con evidenziata la targhetta ?

Si tratta di una vecchia esecuzione e dobbiamo verificare se e’ ancora fornibile.
Grazie.

Cordialmente,

BINDER MAGNETE SRL
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Davide A. Rabolini

Inizio messaggio inoltrato:

Da: PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it>
Data: 4 dicembre 2019 08:21:36 CET

A: darabolini@binder-magnete.it

Oggetto: R: RICHIESTA DI OFFERTA 1472

Buongiorno,

si sollecita la seguente richiesta di offerta.
La ringrazio

Saluti

UFFICIO PRODUZIONE

R.EM. s.r.l

®
= Via Ferruccia, 16/a — 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 — Fax 0775 8393435

Email PEC : rem-motori[@messaggipec. it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internel: www.rem-motori. it

Da: PRODUZIONE REM MOTORI [mailto:produzione@rem-motori.it]
Inviato: martedi 3 dicembre 2019 12:10

A: 'darabolini@binder-magnete.it' <darabolini@binder-magnete.it>
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA 1472

Salve,

si richiede una VS. migliore offerta per il seguente freno:
-freno tipo 8632111E1A N.4-19539/090 24V 0,89A.

Si prega di specificare anche la data di spedizione.

La ringrazio

Saluti

UFFICIO PRODUZIONE

R.EM. s.r.l

®
= Via Ferruccia, 16/a — 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 — Fax 0775 8393435

Email PEC : rem-motori[@messaggipec. it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internel: www.rem-motori. it







