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Ciao… 
  
Ti invio il costo del Kit di riparazione dove hai tutto quello che ti serve per la riparazione: 
  
Buon giorno, comunico quanto segue : 
  

-       n° 1   61705026  KIT RIPARAZIONE  Netto  €.  400,00  
  
Consegna : 5 – 6 gg. salvo imprevisti.   
  
Sono a tu adisposizione per eventuali chiarimenti 
Ciao e buon lavoro. 
  
  
  
Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]  
Inviato:  martedì 26 aprile 2016 09:32 
A:  Giani, Aldo 
Oggetto:  I: RICHIESTA DI OFFERTA  
Priorità:  Alta 
  
Scusami, fare offerta anche per il kit or, e il gommino pressacavo. 
Grazie ancora. 
  

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]  
Inviato: martedì 26 aprile 2016 9.30 
A: 'Giani, Aldo' 
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA  
Priorità: Alta 
  
Buongiorno sig. Giani, 
Le richiediamo l’offerta per la tenuta della: 
  

� POMPA ABS AFTP1049.2-M60/4 N.03358344 SN.0062054-44 /2006 KW.7,2 G.1450 V.400/695 
A.12,8 

  
         Grazie 
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CONFIDENTIALITY NOTICE 

The information in this email may be confidential and/or privileged. 
This email is intended to be reviewed by only the addresses named 
above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified 
that any review, dissemination, copying, use or storage of this email 
and its attachments, if any, or the information contained herein is 
prohibited. If you have received this email in error, please 
immediately notify the sender by return email and delete this email 
from your system. Thank you. 


