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PRODUZIONE

Da: Giani, Aldo [aldo.giani@sulzer.com]
Inviato: giovedi 26 novembre 2015 12.19
A: produzione@rem-motori.it

Oggetto: |: RICHIESTA DI OFFERTA
Buongiorno,

inoltro il costo del kit

- n°l 61705032 KIT RIPARAZIONE Listino €. 220,00

Consegna : 4 — 5 gg. salvo imprevisti.

Saluti....

Da: Giani, Aldo

Inviato: martedi 24 novembre 2015 10:28
A: Milani, Claudio

Oggetto: |: RICHIESTA DI OFFERTA
Priorita: Alta

Buongiorno Claudio,
mi servirebbe il costo del ricambio sotto richiesto.
Ciao...

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione @rem-motori.it]
Inviato: venerdi 20 novembre 2015 08:35

A: Giani, Aldo

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA

Priorita: Alta

Buongiorno,
Si richiede I'offerta per una pompa nuova + eventuale kit ricambio.

e ELETTROPOMPA ABS AS0630.130-S13/4 N.06085452 SN.0206069 P1 KW.1,9 P2 KW.1,3
G.1450 V.400 A.3,6

Grazie

Cordiali saluti
Ufficio Produzione
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CONFIDENTIALITY NOTICE

The information in this email may be confidential and/or privileged.
This email is intended to be reviewed by only the addresses named
above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified
that any review, dissemination, copying, use or storage of this email
and its attachments, if any, or the information contained herein is
prohibited. If you have received this email in error, please
immediately notify the sender by return email and delete this email
from your system. Thank you.
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