PROT.475


Da: Giovanni Fulli [mailto:giovanni.fulli@it.abb.com] 
Inviato: lunedì 3 agosto 2015 15.28
A: ANTONELLA
Oggetto: RICHIESTA D'OFFERTA 725 INVERTER ABB - Off. N° 6.59.5.122932
Off. N° 6.59.5.122932

Seguito contatti telefonici preciso che, in caso di restituzione del vecchio inverter, il prezzo unitario passa da € 2.950,00 ad € 2.350,00.
A disposizioni per chiarimenti,

cordiali saluti,
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	Giovanni Fulli
Drives Service
ABB S.p.A.
BU LV Drives & PLC 
Discrete Automation and Motion Division
Via Ardeatina 2491 
00040 S.Palomba (Roma) Italy
Phone: +39 06 716 343 18
Telefax: +39 06 716 343 00
Mobile: 335 7576708
email: giovanni.fulli@it.abb.com


From: Giovanni Fulli 
Sent: lunedì 3 agosto 2015 12:38
To: 'ANTONELLA'
Subject: RE: RICHIESTA D'OFFERTA 725 INVERTER ABB

Trasmetto di  seguito l’offerta richiesta:

Off. N° 6.59.5.122932

	Inverter tipo
	Prezzo unitario

	EXCHANGE FREQUENCY CONVERTER - ACH550-01-072A-4
	2.950,00 


 

CONDIZIONI DI FORNITURA
VALIDITA’ OFFERTA     : 30 giorni

CONSEGNA                  :15 gg da ricevimento ordine                 

RESA                          : Franco Vs. sito 

IMBALLO                      :ns. Standard

FATTURAZIONE            :100% alla spedizione 

PAGAMENTI                 : RI.BA. 60 gg. d.f.f.m.

A disposizione per chiarimenti,

cordiali saluti,
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	Giovanni Fulli
Drives Service
ABB S.p.A.
BU LV Drives & PLC 
Discrete Automation and Motion Division
Via Ardeatina 2491 
00040 S.Palomba (Roma) Italy
Phone: +39 06 716 343 18
Telefax: +39 06 716 343 00
Mobile: 335 7576708
email: giovanni.fulli@it.abb.com


From: ANTONELLA [mailto:amministrazione@rem-motori.it] 
Sent: lunedì 3 agosto 2015 11:14
To: Giovanni Fulli
Subject: RICHIESTA D'OFFERTA 725 INVERTER ABB
Importance: High

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere disponibilità e prezzo per l’inveter ABB di cui alleghiamo foto della targhetta.

Restiamo in attesa di un vs. cortese e sollecito riscontro in quanto il materiale è urgente.

Ringraziandovi per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere

Distinti Saluti

Antonella Vivoli

R.E.M. srl

 

    R.E.M. srl
Via Ferruccia 16/A
03010 Patrica (FR)
Tel.0775/830116-Fax 0775/839345
P.I. 02240470605
email:amministrazione@rem-motori.it
 

