PROT. ENTRATA 399


Da: Flavio Baldelli [mailto:flavio.baldelli@it.abb.com] 
Inviato: lunedì 14 luglio 2014 17.01
A: amministrazione@rem-motori.it
Cc: Mauro Fantasia
Oggetto: FW: richiesta di offerta 468
Buona sera Sig.na Antonella ,

le invio la quotazione dei Nostri DCS800

in allegato il catalogo per tutte le verifiche tecniche e dimensionali

DCS800    400V     50A     4Q     Pannello incluso

· DCS800-S02-0050-04                 P.netto unitario € 1.569,00

· ND02 ( REATTANZA )                 P.netto unitario €    129,00

Consegna : 3 settimane

Pagamenti : Ri.ba 90gg DF

Resa: franco destino

Garanzia : 24 mesi

Validità offerta : 30gg

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali Saluti
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	Flavio Baldelli
Sales Engineer 
BU LV Drives & PLC

ABB S.P.A.
Discrete Automation and Motion Division
Via Ardeatina 2491 Santa Palomba
00040 Roma, Italia
Phone: 06 71634406
Telefax: 06 71634400
Mobile: 331 6975942
email: flavio.baldelli@it.abb.com
Web: ABB Documents Library


From: Giovanni Fulli 
Sent: lunedì 14 luglio 2014 16:41
To: Flavio Baldelli
Subject: FW: richiesta di offerta 468
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	Giovanni Fulli
Drives Service
ABB S.p.A.
BU LV Drives & PLC 
Discrete Automation and Motion Division
Via Ardeatina 2491 
00040 S.Palomba (Roma) Italy
Phone: +39 06 716 343 18
Telefax: +39 06 716 343 00
Mobile: 335 7576708
email: giovanni.fulli@it.abb.com


From: ANTONELLA [mailto:amministrazione@rem-motori.it] 
Sent: lunedì 14 luglio 2014 16:18
To: Giovanni Fulli
Subject: richiesta di offerta 468

Buonasera richiediamo offerta per il seguente azionamento:

drive DCS 800 oppure 550 4 quadranti, 45 ampere, completo di tastiera, reattanza, eccitatrice regolabile da 2 ampere

Cordiali saluti

Antonella Vivoli

R.E.M. srl

 
    R.E.M. srl
Via Ferruccia 16/A
03010 Patrica (FR)
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