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PRODUZIONE

Da: BARASCHI Ivan [ivan.baraschi@mersen.com]
Inviato: lunedì 24 luglio 2017 17.25
A: PRODUZIONE
Cc: 'SPAZIANI CARLO '
Oggetto: R: OFFERTA

Buonasera Maurizio, 
 
Come da odierni accordi telefonici confermo ordine per la fornitura di : 
 

- N° 8 settori CuSn8 o CuSn6 come da disegno allegato a 1.175,00Euro/cad. per un importo complessivo di 
9400,00Euro. 

 
L’importo comprende anche la fornitura della seguente viteria: 
 
Item Description ADDITIONAL REQUIRED Qty. 

    

0.25"x0.875" head cap screw 40 

0.3125"x0.625" head cap screw 30 

0.375"x1.25" hexagon screw 130 
 
Consegna : Entro e non oltre il 22.09.2017  (ordine soggetto a penale) 
 
La presente mail vale come ordine anticipato. 
Segue ordine regolare a mezzo e-mail. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

 
 ______________________________________________________________________ 

 

 

Ivan Baraschi 
Motor Maintenance Service Manager 
POWER TRANSFER TECHNOLOGIES 
C  +39 335 318902 
ivan.baraschi@mersen.com 
 
MERSEN Italia S.p.A. con socio unico 
Via dei Missaglia 97/B2 
20142 MILANO 
www.mersen.com 

 
 

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]  
Inviato: lunedì 17 luglio 2017 18:44 
A: BARASCHI Ivan <ivan.baraschi@mersen.com> 
Cc: 'SPAZIANI CARLO ' <carlo.spaziani@rem-motori.it> 
Oggetto: R: OFFERTA 
Priorità: Alta 
 
IL PREVENTIVO E’ COMPRESO DELLA BULLONERIA 
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CIAO 
MAURIZIO 
 

Da: BARASCHI Ivan [mailto:ivan.baraschi@mersen.com]  
Inviato: lunedì 17 luglio 2017 13.25 
A: PRODUZIONE 
Cc: SPAZIANI CARLO 
Oggetto: Re: OFFERTA 
 
Buongiorno, 
 
Mi serve offerta anche per le viti come da accordi di venerdì scorso. 
 
Saluti 
Ivan. Baraschi 
 
 
Inviato da iPhone 
 
Il giorno 17 lug 2017, alle ore 13:09, PRODUZIONE <produzione@rem-motori.it> ha scritto: 

Con riferimento Vs. disegno SU1350-1 della Mersen, vi possiamo offrire n.8 settori di rame 
forati e calandrati a €.1.200,00/cadauno + IVA per un totale complessivo di €.9600,00+IVA con 
consegna 18 giorni lavorativi salvo imprevisti dalla data dell’ordine. Escluso il periodo dal 4 
agosto al 31 agosto 2017 
Cordiali saluti 
Ufficio Produzione 
                R.E.M. srl 
        VIA FERRUCCIA 16/A 
         03010 PATRICA (FR) 
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345 
email: produzione@rem-motori.it 
  
  

This message may contain CONFIDENTIAL INFORMATION intended only for use by the addressee. If 
you have received it by mistake, thank you for notifying us immediately by phone or by e-mail, for deleting 
and not delivering it, this to anyone else.  
 
Ce message peut contenir des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES destinees a l'usage exclusif du 
destinataire. Si vous le receviez par erreur, merci de bien vouloir nous en avertir immediatement par 
telephone ou messagerie, de le detruire et de n'en divulguer le contenu a personne. 
This message may contain CONFIDENTIAL INFORMATION intended only for use by the addressee. If 
you have received it by mistake, thank you for notifying us immediately by phone or by e-mail, for deleting 
and not delivering it, this to anyone else.  
 
Ce message peut contenir des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES destinees a l'usage exclusif du 
destinataire. Si vous le receviez par erreur, merci de bien vouloir nous en avertir immediatement par 
telephone ou messagerie, de le detruire et de n'en divulguer le contenu a personne. 


