

Da: Maurizio Toscano [mailto:mtoscano@mecfondspa.it] 
Inviato: lunedì 14 gennaio 2019 08:51
A: 'AMMINISTRAZIONE REM MOTORI'
Oggetto: R: FT.0001/2019

Buongiorno
Codice univoco W7YVJK9
Mecfondspa@pec.it      
saluti

Maurizio Toscano


HeadOffice:
Via E.Gianturco, n° 23 
80146 Napoli ( Italy )
*: mtoscano@mecfondspa.it
(:  +39.081.563.03.63 (224)
Fax :       +39.081.554.72.84
Web Site: www.mecfond.it


Da: AMMINISTRAZIONE REM MOTORI <amministrazione@rem-motori.it> 
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:11
A: mtoscano@mecfondspa.it
Cc: pdemartino@mecfondspa.it; dnugnes@mecfondspa.it
Oggetto: FT.0001/2019

Buonasera, in allegato inviamo la fattura 0001, richiediamo il vostro codice univoco per procedere anche alla relativa fatturazione elettronica

Cordiali saluti
 R.E.M.  S.r.l.
                                               
 
 R.E.M. srl
Via Ferruccia 16/A
03010 Patrica (FR)
Tel.0775/830116-Fax 0775/839345
P.I. 02240470605
email:amministrazione@rem-motori.it
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