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R: INVIO PREVENTIVO 2022 _0787 (Urgente)

Giampiero Fedele <giampiero.fedele@lasim.it>
Lun 24/10/2022 12:54

A; Fabio Paterlini <fabio.paterlini@lasim.it>
Cc: Danilo Lezzi <danilo.lezzi@lasim.it>;Enrico Rolli <enrico.rolli@lasim.it>;Ronzino Maniglio <ronzino.maniglio®@lasim.it>

ok

Giampiero Fedele
Amministratore Unico

Phone: +39.832.366738

Mobile: +39.348.3369080

Fax: +39.832,363466

E-mail: giampiero.fedele@lasim.it

Da: Fabio Paterlini <fabio.paterlini®lasim.it>

inviato: luned] 24 ottobre 2022 12:42

A: Glampiero Fedele <giampiero.fedele@lasim.it>

Cc: Danilo Lezzi <danilo.lezzi@lasim.it>; Enrico Rolli <enrico.rolli@lasim.it>; Ronzino Maniglio
<ronzino.maniglio@!asim.it>

Oggetto: Fwd: INVIO PREVENTIVO 2022_0787 (Urgente)

La Mossini 1000 & ferma causa inverter guasto.

Non & pil in produzione da parte di Siemens.

Rem lo pud fornire in due giorni.

Poi dovra intervenire Evangelisti per la messa in servizio.
‘Preventivo € 4200 scontato a € 4000.

Chiedo autorizzazione.

Scarica Qutlook per iQS

Da: produzione@rem-motori.it <produzione@rem-motori.it>

Inviato: Monday, October 24, 2022 11:54:56 AM

A: Danilo Lezzi <danilo.lezzi@lasim.it>; Ronzino Maniglio <ronzino.maniglio@lasim.it>; Fabio Paterlini
<fabio.paterlini@lasim.it>

Cc: magazzinol@rem-motoriit <magazzinol@rem-motori.it>; amministrazione@rem-motori.it
<amministrazione®rem-motori.it>; alfredo.evangelisti@rem-motori.it <alfredo.evangelisti@rem-meotori.it>
Oggetto: INVIO PREVENTIVO 2022_0787

Buongiorno,
in allegato 'offerta richiesta.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti

Evangelisti Marco
Ufficio Produzione

Autarmazions Bdustniaie

Gestone Macshing Elatiriche
Yersdita Apparacchidiere Eleltromaccaniche
LR e

R.EM. S.r.l. Via Ferrucela, 16/A — 03010 Patrica (FR}
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Tel. 0775 3301716 - Fax 0773 539345
il PEC.: yem-motori@messaggipe. it

® Via Ferruecia, 16/d — 03010 Pairica (FR)

Email » nfoGrev-motoriit, gnummistrazione @rem-moter. it

Sito Tnverset wrrw rem-titeforkit
Cod. Fiscale g Portita L VA, © 023390470605
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'LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE

INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100

LECCE - LE

Offerta n°® 0787 del 24/10/2022
Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUAL!I SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA

PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: Data Vs. DDT: Altri Rif.:

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM Qia Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)

Prezzoun. Sc.

Totale

Nr 1 FORNITURA 6SE6440-2AD27-5CA1

4200

4200

Consegna 4/5 GG LAV. S.1. con conisegna a Vosiro carico
Modalita di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. AL 15 MESE SUCCESSIVO

Validita 10GG DALLA PRESENTE
Con l'occasione porgiamo distinti safuti.

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE
INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Letto, approvato e acceltato.

Totale preventivo € 4.200,00 + LV.A
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