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PRODUZIONE REM MOTORI

Da: AMMINISTRAZIONE REM MOTORI <amministrazione@rem-motori.it>

Inviato: venerdì 7 dicembre 2018 07:53

A: 'PRODUZIONE REM-MOTORI SRL'

Oggetto: I: BLASETTI / R.E.M. 2054/18

Allegati: CONSUNTIVO_0803  INVERTER.pdf

 

 

Da: Blasetti Spa Sig. Flacco [mailto:acquistitecnici@blasetti.com]  

Inviato: venerdì 7 dicembre 2018 06:56 

A: REM 

Oggetto: BLASETTI / R.E.M. 2054/18 

 
  

  

ORDINE  2054  / 2018 

  

Come da Consuntivo N. 0803, che allego per accettazione,  

vogliate prendere nota del seguente ordine per la riparazione di:  
   

N. 1  Inverter Control Tecniques Unidrive SP44401 

        N. 4916779001. 

        Importo : €. 850,00 + IVA       
  

Consegna     : 07/12/2018     

Resa            : Franco nostra sede 

Trasporto     : Vostro corriere    

Destinazione : Via Naro 59  -  00071 Pomezia  - Roma 

Pagamento   : R.B. 60 gg.f.m. -  senza spese 

                     Banca di Credito Cooperativo di Roma   

                     Ag. 110  Pomezia 

                     IBAN    IT 73  F  08327  22000  000000004000 
  

Distitni saluti 

Raffaele Flacco 

------------------------------------------------------------------------------   

BLASETTI   S.p.A. 
Via  Naro 59 

00071   Pomezia    -  Roma          
  

Codice Fiscale      00411700586 

Partita IVA     IT  00885901009 

Centralino               + 39 (06) 91098 – 1   

Fax Ufficio Acquisti + 39 (06) 91098463    

Da cellulare: 

+39  338 7853009 

+39  338 7852969 

+39  338 7852936 

Web Site: www.blasetti.com 
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