SPAZIANI CARLO

Da: Minchella Antonio <Antonio.Minchella@aceaspa.it>
Inviato: lunedi 2 dicembre 2019 08:22

A: AMMINISTRAZIONE REM MOTORI

Oggetto: R: EM ODA 4800046764

BUONGIORNO

LA PRESENTE, PER INVIARE | N° DELLE NS. EM:
5000674719 DI EURO 632,00 RELATIVA AL DDT N° 706
ILTUTTO SONO DA SCALARE AL NOSTRO ODA 4800046764

SALUTI ANTONIO

Da: AMMINISTRAZIONE REM MOTORI <amministrazione@rem-motori.it>
Inviato: venerdi 29 novembre 2019 18:14

A: Minchella Antonio <Antonio.Minchella@aceaspa.it>

Oggetto: R: EM ODA 4800046764

Buonasera, grazie mille, in riferimento a questo ordine ci manca EM alla posizione 01 riferimento nostro DDT.0706
che alleghiamo in copia

Restiamo a disposizione
Cordiali saluti
R.E.M. srl

R.E.M. srl

Via Ferruccia 16/A

03010 Patrica (FR)
Tel.0775/830116-Fax 0775/839345

P.1. 02240470605
email:amministrazione@rem-motori.it

Da: Minchella Antonio [mailto:Antonio.Minchella@aceaspa.it]
Inviato: giovedi 28 novembre 2019 14:45

A: 'AMMINISTRAZIONE REM MOTORI'

Oggetto: EM ODA 4800046764

ANTONELLA BUONGIORNO

LA PRESENTE, PER INVIARE | N° DELLE NS. EM:



5000729201 DI EURO 7.1500,00 RELATIVA AL DDT N° 736 DEL 27/11/19
ILTUTTO SONO DA SCALARE AL NOSTRO ODA 4800046764

SALUTI ANTONIO



