

Da: Minchella Antonio [mailto:Antonio.Minchella@aceaspa.it] 
Inviato: martedì 24 aprile 2012 16.30
A: ANTONELLA
Oggetto: R: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE rif.offerta 174 - ddt.0232
ANTONELLA BUONASERA,

LA PRESENTE PER INVIARE IL N° DELLA NS. EM:

 

5001210684 DI EURO 6.580,00 RELATIVA AL VS. DDT 232 DEL 18/04/2012.

IL TUTTO EURO 6.580,00 VIENE SCALATO DAL NS. ORDINE N° 4500004723

SALUTI ANTONIO



Da: ANTONELLA [mailto:amministrazione@rem-motori.it] 
Inviato: martedì 24 aprile 2012 12.50
A: Minchella Antonio
Oggetto: I: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE rif.offerta 174 - ddt.0232


Da: ANTONELLA [mailto:amministrazione@rem-motori.it] 
Inviato: martedì 24 aprile 2012 12.49
A: 'infofornitorieall@aceaspa.it'; 'Minchella Antonio'
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE rif.offerta 174 - ddt.0232
Buongiorno richiediamo autorizzazione alla fatturazione in riferimento alla fornitura effettuata con ddt. 0232 allegato,

come segue: 

Nr.1  ASPIRATORE/SOFFIANTE MOD.R43/41 KW. 4 VOLT 230/400 HZ50 MATR. 22052……………….. A EURO     520,00+IVA

 Nr. 1 MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 315L4 POLI 4 KW. 200 FORMA  B3 VOLT 400/690 Hz 50

           IE2 MATR. 1012-07658 CON OPZIONE  CUSCINETO ISOLATO …………………………………….. A  EURO 5.000,00+IVA
 Nr. 1 MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 160L2 POLI 2 KW. 18,5 B3 V5 VOLT 400/690 Hz 50 IE2 ..……..  A EURO     610,00+IVA
                        
 Nr. 1 MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 160M4 POLI 4 KW. 11 B3 VOLT 400/690 Hz 50 IE2  ……..……..  A EURO     450,00+IVA
                                                                                                                                         Totale  € 6.580,00 + I.V.A.
cod. fornitore 33657

Cordiali saluti
Antonella Vivoli
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