

Da: alfredo evangelisti [mailto:alfredo.evangelisti@rem-motori.it] 
Inviato: giovedì 30 luglio 2015 15.53
A: amministrazione@rem-motori.it
Oggetto: I: Fwd: Invio per posta elettronica: coordinate MPS
Da: Javier - Logisped [mailto:javier.andechaga@logisped.com] 
Inviato: giovedì 30 luglio 2015 15:31
A: alfredo evangelisti
Oggetto: Re: Fwd: Invio per posta elettronica: coordinate MPS

Buongiorno Alfredo,

Le rimando la tariffa in quanto ho inserito anche il collo che poi dovrà essere importato a Settembre.

Quindi prenda per buona la presente offerta e getti la precedente.

Grazie e scusi il disguido

Saluti

Javier

----------------------------------------
Buongiorno Alfredo,

Se il materiale che ci consegnera corrisponde a quanto avvisato, ovvero :

Nr 03 carpenteria in lamiera posizionata su pedana dimensioni LxHxP 1000x2200x600 mm, peso cadauno circa 300Kg
Nr 02 carpenteria in lamiera posizionata su pedana dimensioni LxHxP 800x2200x600 mm, peso cadauno circa 250Kg
Nr 01 europalletts contenente materiale elettrico/elettronico, peso circa 200Kg
allora Le confermo che il nuovo prezzo a Suo debito per il trasporto è il seguente:

Nolo da Prato a Chinesau Moldavia                             - €ur. 1300,00 
Assicurazione 0,35% sul v.m. indicato sulla fattura - m.t. 15,00 €ur
Espletamento operazioni Dogana Export                  - 35,00 €ur
Emissione certificato Eur 1                                             - 15,00 €ur

Per la spedizione è necessaria fattura in articolo 8.
Se la merce è stata prodotta nella UE è necessaria la dicitura nel corpo della fattura 
"merce di origine preferenziale UE"

Per l'emissione dei documenti necessari all'esportazione La prego di trovare qui allegati i due moduli da presentare in dogana assieme alla fattura commerciale che possono essere completati anche a mano e timbrati e poi rimandati a me.

La prego di volermi anticipare, appena pronta, tutta la documentazione per inoltrarla subito in dogana e verificare che non ci siano cose da correggere già prima dell'arrivo del Suo materiale.

Allegate Le mando anche le coordinate bancarie per il bonifico che, come da accordi, dovrà essere anticipato alla spedizione.
La prego di mandarci appena possibile una copia della contabile.

Rimango a Sua disposizione e Le porgo
Cordiali saluti

Javier Andechaga
Logisped srl
Via Toscana, 35/!
59100 Prato
Tel. 0574.654022
Fax 0574.651880

  



